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Nämndens uppdrag 
Nämndernas uppdrag regleras i Linköpings kommuns reglemente, för bygg- och miljönämnden är uppdraget: 
 
Nämnden ska inom kommunen svara för kommunens ansvar och verksamhet enligt följande: 
• myndighetsutövningen enligt: 
  • plan- och bygglagen, med undantag för planläggning av mark och vatten 
  • medgivande till undantag från detaljplan enligt fastighetsbildningslagen 3 kap. 2 § 3 st, anläggningslagen 9 § 3 st,   
    ledningsrättslagen 8 § 3 st. 
  • lagstiftning om bostadsanpassningsbidrag 
  • miljöbalken 
  • livsmedelslagstiftning med tillhörande EU-rättsliga och svenska förordningar 
  • lagen om foder och animaliska biprodukter 
  • smittskyddslagen 
  • lagen om lägenhetsregister 
  • bilskrotningslagen 
  • övriga till området hörande lagar, förordningar och föreskrifter 
 
• tillstånd: 
  • till skyltning enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 5 § 
 
• tillsyn: 
  • som ankommer på kommunen avseende skyltning och gaturenhållning m.m. enligt lagen med särskilda bestämmelser    
    om gaturenhållning och skyltning 
  • enligt tobakslagen över rökfria lokaler och miljöer 
  • enligt strålskyddslagen över solarieverksamhet. 
  • enligt lagen om sprängämnesprekursorer över tillståndsplikt och märkning 
• Nämnden ska även: 
  • svara för kommunens namn- och adressättning 
  • ansvara för kommunens lantmäteriverksamhet. Nämnden svarar dock inte för ärenden där lantmäteri-myndigheten  
    enligt lag direkt ska svara för myndighetsutövningen 
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Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys 
Delårsrapporten är en uppföljning av bygg- och miljönämndens samlade verksamhet utifrån bl.a. reglemente, internbud-
get och förvaltningens verksamhetsplan. Genom uppföljningen kan slutsatser dras för att ta fram planer och aktiviteter 
för fortsatt utveckling. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, 
få god ekonomisk kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar och i linje med målen för 
god ekonomisk hushållning. 

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal  
Verksamheten inom bygglov, bygginspektion och bostadsanpassning utgår från den fastställda verksamhetsplanen och 
kontorets handlingsplan. Bygglovskontoret bedömer att, trots pandemin, kommer samtliga uppsatta aktiviteter i verk-
samhetsplan och basuppdrag samt handlingsplan att genomföras. Nämndmålen förväntas att uppnås.  

Inom bygglovsverksamheten har det totala antalet inkommande ärenden ökat med 20 % jämfört med samma period 
förra året. Fortsatt ökning konstateras av antalet privatärenden, såsom tillbyggnader, uterum och komplementbyggnader 
till småhus samt attefallshus. En ny trend är att förhandsbesked avseende byggande av småhus på landsbygden har ökat 
markant. Fakturerade bygglovsavgifter ligger trots en minskad andel större företagsärenden bättre än budget. 

Inom PBL-tillsynen prioriteras LOS-arbetet (Lokal Operativ Samverkan). Det medför att förebyggande tillsyn inom 
PBL-området får en lägre prioritet och läggs huvudsakligen på händelsestyrd nivå för att säkerställa människors säker-
het och hälsa. Antalet registrerande ansökningar om bostadsanpassningsbidrag ligger fortfarande på ungefär samma 
nivå jämfört med motsvarande period förra året som en fortsatt effekt av pandemin.  

Verksamheten inom hälsoskydd, miljöskydd och livsmedel utgår från den fastställda verksamhetsplanen och kontorets 
handlingsplan. I denna har hänsyn tagits till att kunna hantera det utökade uppdraget verksamheten fick kopplat till be-
gränsning av smittspridning i form av trängseltillsyn samt den tillsynsskuld som uppkom 2020 till följd av pandemin. 
Kontoret bedömer att det redan nu finns en osäkerhet i att klara uppsatta aktiviteter i verksamhetsplan och handlings-
plan beroende på hur pandemin i samhället utvecklas. Förlängt uppdrag på trängseltillsynen ligger som förslag från re-
geringen och kommer troligen att sträcka sig året ut, men även andra nya uppdrag kopplat till pandemin kan tillkomma. 
Dessa uppdrag från regeringen kan komma med kort varsel och det är inte alltid lätt att förutse i vilken omfattning de 
påverkar verksamheten.  

Pandemin har också medfört att förändrade arbetssätt för Miljökontorets inspektörer blivit nödvändig så att tillsynen 
och kontrollen även genomförs på andra sätt än enbart besök ute på plats. Detta har medfört att trots pandemin så har 
antalet kontroller inte avstannat. Till exempel har tillsyn på förskolor genomförts i början på året genom att granska 
uppgifter via ett tillsynsformulär, ett kortare tillsynsbesök samt ett digitalt möte. Detta har bedömts vara ett bra upplägg 
under rådande förutsättningar. Inom ramen för nämndens prioriterade mål pågår ett antal projekt med fokus på minskad 
energianvändning, tillsyn på enskilda avlopp, inventering och tillsyn på hygienlokaler samt livsmedelstillsyn. Livsme-
delstillsynen har haft fokus på planerad kontrollplan utifrån uppdragsplan samt de nationella kontrollmålen. Vissa prio-
riteringar utifrån säkra livsmedel har gjorts under perioden.  

Även Miljökontoret prioriterar arbetet med Lokal Operativ Samverkan (LOS). Kontoret har därför behövt prioritera om 
i fastlagd tillsynsplan och justerat vissa planerade aktiviteter som skjuts till 2022 istället. Detta kan få en viss påverkan 
på intäkterna för verksamheterna men den preliminära bedömningen är att det klaras inom ramen. Detta, tillsammans 
med den fortsatta pandemin medför att den tillsynsskuld som uppstod till följd av pandemin 2020 troligtvis även kom-
mer spilla över och behöva fortsätta hanteras under 2022. Hur stor denna skuld blir är dock än så länge oklar utifrån hur 
länge pandemin kommer pågå, vilken typ av kontroll och tillsyn som fortsatt kan bedrivas under året samt hur stor del 
nya uppdrag som följer av pandemin som kommer bli aktuella inom nämndens myndighetsuppdrag.    
Kommunlantmäteriets ekonomi är i balans under första kvartalet och prognostiseras vara i balans för helår också. Lant-
mäterimyndigheten ser att inkomna ärenden, handläggningstider och ärendebalansen ökar något men kommer att hante-
ras inom ramen. Tidigare har Lantmäterimyndigheten aktivt prioriterat ärenden för nybyggnation, men pga. den ökande 
ärendemängden gör att omprioritering med målet att uppnå balans mellan ärandetyper kommer att genomföras. Geo-
dataärenden ligger inom den planerade ärendemängden. Kontoret bedömer att nämndmålen förväntas uppnås. 

Strategiska uppdrag 
Det strategiska uppdraget att tillskapa ett antal platser för arbetsmarknadsanställningar på förvaltningen innebär stora 
svårigheter att erbjuda under coronapandemin då arbetsuppgifter och handledning förutsätter att man fysiskt kan vara på 
plats. Pandemin påverkar också möjligheterna att genomföra åtgärderna i enlighet medkemikalieprogrammets tillhö-
rande handlingsplan negativt eftersom vissa kontroller inte är lämpliga att genomföra under pandemin.  
I övrigt förväntas de strategiska utvecklingsuppdragen kunna genomföras enligt plan.  
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Förväntad utveckling  
I likhet med 2020 ser vi fortsatt hög ärendevolym hos Bygglovskontoret. En förväntad utveckling mot en ökad total 
ärendevolym ses och en tydlig trend där småhusbyggandet på landsbygden accelererar. Detta i kombination med priori-
terad LOS-tillsyn medför ett ökat behov av handläggningsresurser under året. I det korta perspektivet kan detta lindras 
genom omdisponeringar av personal för att dämpa den ökade arbetsbelastningen. Det kvarstående resursbehovet måste 
beaktas under 2022, annars finns risk för att handläggningstiderna ökar. 

Miljökontorets ekonomi prognostiseras göra ett litet överskott på 0,4 mnkr som dock kan minskas om intäkterna blir 
något lägre pga. att omprioritering som behöver göras av viss del av tillsynen och kontrollen till fördel för LOS-arbete. 
Inom Miljöbalkens område togs en ny taxa fram 2020 som gäller från och med januari i år. En analys av effekten av hur 
denna taxa påverkar kontorets budget kommer genomföras senare under året när fakturering enligt nya taxan kommit 
igång samt årsavgifterna skickats ut. Beroende på hur pandemin utvecklas kan dessutom ytterligare justeringar i tillsy-
nen och kontrollen bli aktuell som påverkar Miljökontorets resultat.  
Kommunlantmäteriets ekonomi prognostiseras vara i balans. Dock ses en risk för att handläggningstiden för lantmäteri-
förrättningar ökar något p.g.a. den ökande ärendemängden. 
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Ekonomi, verksamhet och personal i sammanfattning 

Ekonomi 
Ekonomi, belopp tkr Prognos 

helår 
Budget 

2021 
Avvikelse 

Verksamhetens nettokostnader 59 643 62 043 2 400 
varav kostnader 123 521 125 021 1 500 
varav intäkter  -63 878 -62 978 900 
Investeringar, netto 500 500 0 

Väsentliga avvikelser  

Basuppdrag (volymmått)  Prognos 2021 Mars 2021 Mars 2020 
Antal ärenden Bygglovskontoret 3 700 993 853 
Antal ärenden Miljökontoret 5 700 1 649 1 667 
Antal inspektioner Miljökontoret 1 800 530 462 

Personal 

Personal  Mars 2021 Mars 2020 
Målvärde 

helår 
Antal tillsvidare anställda 122 120 - 
Total sjukfrånvaro 3,8 % 3,8 % 4,3 % 
Extern personalomsättning 2,8 % 1,8 % 6 % 

 

Väsentliga avvikelser  
En viss ökning av den externa personalomsättningen ses där utvecklingen följs noga för att förstå orsakerna. 

.  
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Ekonomi  
Driftsammandrag 

Resultat 31 mars 2021 
Driftsammandrag, netto tkr 
Verksamhet 

Redovisat  
jan-mars 

2021 

Budget 
jan-mars 

2021 

Avvikelse Redovisat 
samma  

period före-
gående år 

Bygg och miljönämnd 248  374  125  266  
Bygglov och miljökontor gem 3 588  3 455  -132  3 347  
Bygglov -1 316  376  1 692  938  
Bostadsanpassning 2 068  3 365  1 297  2 464  
Lantmäteri 589  589  0  578  
Hälsoskydd 1 373  1 563  190  -785  
Miljöskydd 1 639  1 789  150  -352  
Livsmedel 1 188  1 298  109  -2 889  
Bygglovskontoret gem 1 873  2 157  284  2 322  
Miljökontoret gem 1 876  2 400  523  2 038  
Kommunlantmäteriet -170  -589  -419  -377  
Summa  12 956  16 776  3 820  7 550  
varav kostnader 29 002  32 448  3 447  28 362  
varav intäkter  -16 046  -15 673  373  -20 812  

Prognos resultat 2021 
Driftsammandrag, netto tkr 
Verksamhet 

Prognos 
helår 

Budget 
2021 

Avvikelse Bokslut 
2020 

Nämndens egna kostnader 1 494  1 494  0  1 157  
Bygglov och miljökontor gem 13 820  13 820  0  14 039  
Bygglov 1 281  2 181  900  867  
Bostadsanpassning 12 360  13 460  1 100  12 049  
Lantmäteri 2 356  2 356  0  2 310  
Hälsoskydd 5 076  5 076  0  3 565  
Miljöskydd 5 065  5 065  0  4 502  
Livsmedel 1 439  1 439  0  326  
Bygglovskontoret gem 8 373  8 373  0  9 421  
Miljökontoret gem 8 378  8 778  400  8 125  
Kommunlantmäteriet 0  0  0  -1 175  
Summa nettokostnader, tkr 59 643  62 043  2 400  55 186  
varav kostnader 123 521  125 021  1 500  114 456  
varav intäkter  -63 878  -62 978  900  -59 270  

 

Analys och kommentar  
Totalt redovisar bygg- och miljönämnden ett bättre resultat för perioden som jämfört med periodiserad budget är 
3,8 mnkr. Överskottet jämfört med budget beror till största del på ökade intäkter för bygglov på 1,4 mnkr samt lägre 
kostnader för bostadsanpassningsbidrag på 1,3 mnkr. 

Utfallet för Bygglovskontoret visar ett nettoöverskott jämfört med den periodiserade budgeten på 3,3 mnkr. Intäkterna 
för bygglov ligger bättre än budget på grund av några större byggprojekt och en påtagligt ökad total ärendevolym. Den 
fortsatta pandemin kan försena återhämtningen inom byggbranschen så en viss inbromsning av större byggprojekt kan 
påverka prognosen negativt. Därför är årsprognosen lägre en kvartalsutfallet och utvecklingen följs upp kontinuerligt.    
Sammantaget beräknas prognosen för bygglov generera ett överskott på 0,9 mnkr. För bostadsanpassning är kostnadsni-
vån lägre än budget och överskottet för året förväntas bli 1,1 mnkr. Totalt för verksamheterna inom bygglov är resulta-
tet bättre än budget och resultatet resten av året förväntas bli 2 mnkr bättre än budget.  

Verksamheterna inom miljö visar ett överskott för perioden med nästan 1 mnkr. Intäkterna ligger något lägre än budget 
samtidigt som personalkostnaderna är lägre än budget. Miljökontoret gemensamt visar ett överskott på 0,5 mnkr.  
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I mars fattade nämnden beslut om att samtliga av livsmedelsverksamhetens fakturor kommer få förlängd betaltid till 31 
december. Faktureringen för denna verksamhet har pausats inför att beslut skulle tas vilket har påverkat intäktsutfallet. 
Den förlängda betaltiden för livsmedelsverksamhetens fakturor kan utgöra en risk för kommande kostnader för kundför-
luster. De eventuella kundförlusterna är dock svåra att förutspå och prognosen har därför inte ändrats för detta. Den nya 
taxan inom miljöbalkens område kan även komma att påverka utfallet, men i vilken utsträckning kommer analyseras 
efter att fakturering av årsavgifter gått ut.  

Utifrån bygg- och miljönämndens uppdrag som gavs till Miljökontoret i februari kring att prioritera arbetet med Lokal 
Operativ Samverkan (LOS) prioriterar Miljökontoret om i fastlagd tillsynsplan och vissa planerade aktiviteter skjuts till 
2022 istället som kan påverka intäktsnivåer för verksamheterna, dock i en jämförelsevis blygsam omfattning. Den till-
synsskuld som uppstod till följd av pandemin 2020 kommer troligtvis även spilla över och behöva hanteras under 2022. 
Hur stor denna skuld blir är dock än så länge oklar utifrån hur länge pandemin kommer pågå, vilken typ av kontroll och 
tillsyn som fortsatt kan bedrivas under året samt hur stor del av nya uppdrag som följer av pandemin som kommer bli 
aktuella inom nämndens myndighetsuppdrag. Ärendevolymen och den ekonomiska påverkan kommer att följas upp 
löpande under året. 

Kommunlantmäteriet redovisar ett resultat för perioden som är 0,5 mnkr sämre än budget. Nettounderskottet för peri-
oden beror på att viss fakturering av årsintäkter har skjutits till april vilket innebär att budgeten kommer vara i balans i 
april. Prognosen till årets slut ändras därmed inte i nuläget utan budgeterat 0-resultat gäller. 

 

Investeringar  
Investeringar 
Belopp tkr 

Redovisat 
jan-mars 

2021 
Utgifter 

Redovisat 
jan-mars 

2021 
Inkomster 

Prognos 
2021 

Utgifter 

Prognos 
2021 

Inkoms-
ter 

Prognos 
2021 

Netto 

Investe-
rings- 

ram 
2021 

Avvi-
kelse 

Inventarier och mätinstrument 0   500  0  500  500  0  
Summa investeringar  0  0  500  0  500  500  0  
varav utgifter 0   500  0  500  500  0  
varav inkomster               
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Uppföljning av nämndindikatorer 
Utfall redovisas för nämndens nämndindikatorer per den 31 mars. Vid rapporteringen av utfall för indikatorerna an-
vänds senast tillgänglig statistik. Utfall redovisas könsuppdelat när så är möjligt.  

Målområde: Samhälle 
Kommunövergripande mål: Ett attraktivt och tryggt Linköping 

 Nämndmål Nämndindikator 2019 2020 
Mars 
2021 

Mål-
värde 

 Attraktiva och trygga livsmiljöer Andel ändamålsenlig ut-
formning och arkitektur av 
utmärkande byggprojekt 
inom Linköpings utvidgade 
innerstad. 

91 93 I.U. 80 

Antal genomförda åtgärder 
från inventerade byggnader 
avseende enkelt  
avhjälpta hinder  

I.U. 32 1 20 

Antal tillsynsbesök (livs-
medel, hälsoskydd och mil-
jöskydd)  
* till dessa siffror kommer 
den tillsynsskuld som upp-
står efter bokslut 2020 att 
behöva tillföras.  
 

1 198 
livsmedel 

657 häl-
soskydd 

325 
miljö-
skydd 

1 359 
livsmedel 

250 
hälso-
skydd 

187 
miljö-
skydd 

324 livs-
medel 

140 
hälso-
skydd 

66 
miljö-
skydd 

*1 050 –  
livsmedel 

600 –  
hälso-
skydd 
350 – 

 miljö-
skydd 

 God beredskap för en hög byggtakt Kundnöjdhet avseende 
kart-/GIS-uppdrag 

I.U. 90 % 83 % 90 % 

Medel handläggningstider 
Bygglov 

4,5 v 4,3 v 4,3 v 5,0 v 

Medianhandläggningstider 
prioriterade fastighetsbild-
ningsärenden 

95 dagar 97 dagar 81 dagar <100 da-
gar 

 
Kommunövergripande mål: Ett klimatsmart Linköping 

 Nämndmål Nämndindikator 2019 2020 
Mars 
2021 

Mål-
värde 

 Bidrar till hållbar utveckling enligt 
Agenda 2030 och en koldioxidneutral 
kommun genom att prioritera: 
- Hållbara städer och samhällen 
- Ekosystem och biologisk mångfald 
- Bekämpa klimatförändringarna, samt 
sänka klimatpåverkan 
- God hälsa och välbefinnande 
- Rent vatten och sanitet för alla 

Andel inspektioner med 
godtagbart resultat. (livs-
medel, hälsoskydd och mil-
jöskydd)  

I.U. 80 % 
67 % 
71 % 

83 %  
68 % 
47 % 

65 

Antal avloppstillstånd  265 246 39  250 

Antal tillsynsinsatser med 
fokus på energiförbrukning 
 

I.U. 0 0 25 

 
Kommunövergripande mål: Ett företagsamt Linköping 

 Nämndmål Nämndindikator 2019 2020 
Mars 
2021 

Mål-
värde 

 Bra dialog och service för goda förut-
sättningar för företag att etablera och 
verka 

Nöjd Kund Index (NKI) – 
myndighetsservice till före-
tag: Miljö  

70 77 I.U. 71 

Nöjd Kund Index (NKI) – 
myndighetsservice till före-
tag: Livsmedel  

78 83 88 76 

Nöjd Kund Index (NKI) – 
myndighetsservice till före-
tag: Bygglov  

69 77 78 71 
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Målområde: Medborgare 
Kommunövergripande mål: Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum 

 Nämndmål Nämndindikator 2019 2020 
Mars 
2021 

Mål-
värde 

 Hög tillgänglighet, gott bemötande och 
effektiv leverans 

Nöjd Kund Index (NKI) (ej 
företag) 
(miljö, hälsa, livsmedel, 
bygglov)  

71 
65 
86 
71 

Miljö=83 
Hälsa=67 
Livs=85 
Bygg=74 

Miljö=i.u 
Hälsa=62 
Livs=i.u 
Bygg=79 

Miljö=71 
Hälsa=71 

Livs=76 
Bygg=71 
 

Värdeanalys Nöjd Kund 
Index (NKI) (bemötande – 
ej företag, könsskillnader) 
(miljö, hälsa, livsmedel 
och bygg)  

man   kvi 
nna 

man   kvi 
          nna 

man   kvi 
          nna 
 

I.U    I.U 
55    I.U. 
81     I.U. 

Livs=78 
Miljö=73                           
Hälsa=73                       
Bygg=73 89       91 90       90 

72       78 80       79 

78       76 80       72 
Andel genomförda aktivi-
teter i syfte att öka jäm-
ställdheten 

I.U. I.U. 20 70 

 

Målområde: Ekonomi 
Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi 

 Nämndmål Nämndindikator 2019 2020 
Mars 
2021 

Mål-
värde 

 God ekonomistyrning som ger hand-
lingsfrihet 

Avvikelse mot budget (tkr) 3 600 tkr 6 415 tkr 3 820 ≥ 0 

 

Målområde: Verksamhet 
Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat 

 Nämndmål Nämndindikator 2019 2020 
Mars 
2021 

Mål-
värde 

 En obruten digital samhällsbyggnads-
process som bidrar till måluppfyllelse 
och kundnytta 

Andel genomförda priorite-
rade förvaltningsövergri-
pande aktiviteter i förvalt-
ningens utvecklingsplan  

I.U. 100 % 40 % 80 

Andel genomförda priorite-
rade (prio 1) förvaltningsö-
vergripande aktiviteter 
inom objektplan för PM3  

I.U. 65 % 20 % 70 

 

Målområde: Medarbetare 
Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare 

 Nämndmål Nämndindikator 2019 2020 
Mars 
2021 

Mål-
värde 

 Goda arbetsplatser 
 Total sjukfrånvaro 

 
4,8 4,5 3,8 

<4,3  
 

Män     3,0  3,0 2,7  

Kvinnor 6,0 5,5 4,6  

Andel heltidsanställ-
ningar 

 
98,8 98,7 98,2        100 

Män 99,1 99,1 98,2  

Kvinnor 98,7 98,4 98,2  

Jämställdhetsindex 
(Jämix) - - I.U.  

Attraktiv arbetsgivarin-
dex (AVI) - - I.U.        öka 
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 Hållbart chef- och ledarskap 
 

Hållbart medarbetaren-
gagemang (HME) 

      -           72           76          74 

Chefsindex - - I.U. 72 

     

 
 
Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning 

 Nämndmål Nämndindikator 2019 2020 
Mars 
2021 

Mål-
värde 

 Nya vägar för Kompetensförsörjning 
 

Avgångsålder pension 63 * *  

Män  * *  

Kvinnor  * *  

Antal arbetsmarknads-
platser** 3 27 1 12 
     

*För litet underlag ** Hela förvaltningen 

Kommentar  
Möjligheten att ta emot arbetsmarknadsplatser under början året har varit mycket begränsad på grund av corona-restrikt-
ionerna då det krävs deltagande på plats för att både handleda och att utföra de arbetsuppgifter som har identifierats för 
arbetsmarknadsanställningar.  

 

Övriga nyckeltal 
 

Nyckeltal mar-20 2020 mar-21 Målvärde Kommentar 

Antal Bygglovskontorets ärenden - fakturerat 
under 5 tkr (avgift för bygglov + bygganmälan 
ihopslaget enligt taxan på faktura) 

292 1 410 391   Ökning jämfört med före-
gående år. 

Antal Bygglovskontorets ärenden - fakturerat 
mellan 5-10 tkr (avgift för bygglov + byggan-
mälan ihopslaget enligt taxan på faktura) 

79 337 82   På samma nivå som före-
gående år. 

Antal Bygglovskontorets ärenden - fakturerat 
mellan 10-100 tkr (avgift för bygglov + bygg-
anmälan ihopslaget enligt taxan på faktura) 

72 309 93   Ökning jämfört med före-
gående år. 

Antal Bygglovskontorets ärenden - fakturerat 
mellan 100-200 tkr (avgift för bygglov + bygg-
anmälan ihopslaget enligt taxan på faktura) 

3 13 10   Ökning jämfört med före-
gående år. 

Antal Bygglovskontorets ärenden - fakturerat 
över 200 tkr (avgift för bygglov + bygganmälan 
ihopslaget enligt taxan på faktura) 

2 6 4   Ökning jämfört med före-
gående år. 

Antal genomförda åtgärder HIN 11 32 1    

Antal Bostadsanpassningar 238 772 195     
Byggobjekt som klarar utlovad energiförbruk-
ning 100 % 100 % 100 %     

Bygglovsbeslut ska klara en överprövning 100 % 99 % 100 %     

Bygglovsbeslut ska innebära ändamålsenlig ut-
formning och arkitektur 100 % 93 % I.U.     

Antal timmar kart, gis- och mätuppdrag 1 231 4 133 1 810     

Antal Nybyggnadskartor 92 355 92     

Antal Fastighetsbildningsärenden 37 170 47     
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